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Moreno, Jhoelys

De: Saenz, Jaime
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2020 4:07 p. m.
Para: Moreno, Jhoelys
CC: Caviedes, Sergio; Tocora, Lilibeth; Guevara, Felix
Asunto: RE: Solicitud autorización ACTIPORT - ACTIVIDADES PORTUARIAS SAS ACTIPORT SAS

Hi j 
 
Autorizado 
 
 
 
Cordialmente, 
  
Jaime Sáenz Pérez 
Gerente Finanzas Colombia, Centroamérica y el Caribe 
Calle 30 Nº19-55 Barranquilla - Atlántico 
Tel. Oficina +57 (5) 385-9765 
Tel. Celular +57 320 548 0780 
 
 
 
-------- Mensaje original -------- 
De: "Moreno, Jhoelys" <Jhoelys_Moreno@kaltire.com>  
Fecha: 15/1/20 3:59 p. m. (GMT-05:00)  
A: "Saenz, Jaime" <Jaime_Saenz@kaltire.com>  
CC: "Caviedes, Sergio" <Sergio_Caviedes@kaltire.com>, "Tocora, Lilibeth" 
<Lilibeth_Tocora@kaltire.com>, "Guevara, Felix" <Felix_Guevara@kaltire.com>  
Asunto: Solicitud autorización ACTIPORT - ACTIVIDADES PORTUARIAS SAS ACTIPORT SAS  
 
Buenas tardes Sr. Jaime, 
  
Por favor su autorización para despachar a este cliente $2.046.800, del cliente actualmente tenemos 
pendiente el cobro de 3 cheques que son el reemplazo de un cheque del año pasado devuelto por fondos. 
  
Cheque 1 – 17 de Enero 
Cheque 2 – 24 de Enero 
Cheque 3 – 31 de Enero 
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Cordialmente, 
  
Jhoelys Moreno Muñoz 
Coordinadora Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 3859765 Ext 114 
c: (57) 3106506251 
www.kaltiremining.com 
  

De: Caviedes, Sergio  
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2020 11:57 a. m. 
Para: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
Asunto: requerimiento Actiport 
  
Jhoe buenos dias, por favor despacharme 2 llantas 7.00R12 XZM  a precio de $860.000 + iva, esto es para Actiport en 
Cartagena. 
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Saludos, 
  
Sergio Andres Caviedes T. 
Gerente Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 385-9765 
c: (57) 320 5685789 
KalTireMining.com 
  


